17/10/2023, 08:59 Zimbra

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

RE: PREGAO 217/23

De : Thais Tropiano <thais_tropiano@hotmail.com> ter, 17 de out. de 2023 08:52
Assunto : RE: PREGAO 217/23 2 1 anexo

Para : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Perfeito!

Obrigada pelos esclarecimentos!

De: Carolina Aparecida Franco de Freitas <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Enviado: terca-feira, 17 de outubro de 2023 08:50

Para: Thais Tropiano, Escritério Contdbil Tropiano <thais_tropiano@hotmail.com>
Assunto: Re: PREGAO 217/23

Bom dia,

Quanto ao questionamento na empresa:

Sobre o pregao 217/23 os documentos posem ser assinador via certificado
digital (digitalmente)? Pode.

O valor a ser informado no site da BLL é o valor unitario de cada item, correto?
Sim. Favor, verificar o Item 8.1 do Edital.

Certo de sua compreensao, desde ja agradeco pela atencdo.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administratvo
14 3711 2500

Pra. Juca Novaes, 1169 | Cesre avare.sggoy b Tacpbsorre. comy prisfefl radeavars

Departamento de Licitacao Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.? 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "Thais Tropiano, Escritério Contabil Tropiano" <thais_tropiano@hotmail.com>
Para: "Departamento de Licitacao" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terca-feira, 17 de outubro de 2023 8:38:28

Assunto: PREGAO 217/23
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ola!
Bom dia.
Sobre o pregao 217/23 os documentos posem ser assinador via certificado

digital (digitalmente)?
O valor a ser informado no site da BLL é o valor unitario de cada item, correto?
No aguardo!

Obrigada!
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