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De : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Assunto : Re: Pregão de nº 043/23 – PROCESSO N° 063/23
Para : joaoccmello <joaoccmello@bol.com.br>

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: Pregão de nº 043/23 – PROCESSO N° 063/23

seg., 27 de mar. de 2023 13:29
 3 anexos

Boa tarde, prezado!

Venho por meio desta encaminhar resposta da Secretaria solicitante e do Departamento
de Compras, quanto ao esclarecimento da empresa.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "joaoccmello" <joaoccmello@bol.com.br>
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de março de 2023 8:49:38
Assunto: Pregão de nº 043/23 – PROCESSO N° 063/23

Bom dia !
Na intensão de participar do pregão acima referenciado surgiram duas dúvidas as quais
gostaria de saná-las com você:
- porque o valor estimado pela municipalidade da limpeza em uma caixa d´água de 1.000
(mil) litros, por exemplo, tem o mesmo valor estimado de uma caixa d´água de 50.000
(cinquenta mil) litros ?
- outra dúvida, qual a periodicidade de lavagem em uma mesma caixa d´água no ano
vigente ao contrato ?

Certo da compreensão, subscrevo-me !

Att,
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De : Joao Antonio de Quevedo Netto
<joao.quevedo@avare.sp.gov.br>

Assunto : Re: Pregão de nº 043/23 – PROCESSO N° 063/23
Para : Carolina Aparecida Franco de Freitas

<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: Pregão de nº 043/23 – PROCESSO N° 063/23

seg., 27 de mar. de 2023 09:08

 2 anexos

Bom dia Carolina, tdu bem? os valores inseridos no quadro de cotações, foi conforme as
propostas recebidas, com um valor global no montante de todos os itens.

Att.

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Joao Antonio de Quevedo Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>
Cc: "Departamento de Compras" <compras@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de março de 2023 9:32:13
Assunto: Fwd: Pregão de nº 043/23 – PROCESSO N° 063/23

Bom dia, prezados!

Venho por meio deste encaminhar esclarecimento da empresa, quanto ao primeiro
questionamento da empresa.

Informo que o Termo de Referência é o n° 156/23.

Aguardo resposta do Departamento o mais breve possível para que possamos responder
a empresa.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas
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De: "joaoccmello" <joaoccmello@bol.com.br>
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de março de 2023 8:49:38
Assunto: Pregão de nº 043/23 – PROCESSO N° 063/23

Bom dia !
Na intensão de participar do pregão acima referenciado surgiram duas dúvidas as quais
gostaria de saná-las com você:
- porque o valor estimado pela municipalidade da limpeza em uma caixa d´água de 1.000
(mil) litros, por exemplo, tem o mesmo valor estimado de uma caixa d´água de 50.000
(cinquenta mil) litros ?
- outra dúvida, qual a periodicidade de lavagem em uma mesma caixa d´água no ano
vigente ao contrato ?

Certo da compreensão, subscrevo-me !

Att,

João Carlos

--
    João Antônio de Quevedo Netto

Chefe de Planejamento Estratégico e Gestão de Compras
(14) 3711-2500  | joao.quevedo@avaré.sp.gov.br
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ 46.634.168/0001-50
Visite nosso site - www.avare.sp.gov.br  
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