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Zimbra

Zimbra

Fwd: Preg3o Eletronico 129/2024 - Solicitagdo de Esclarecimento

crislaine.santos@avare.sp.gov.br

De : Angela Aimeida Bueno sex., 06 de set. de 2024 13:39
<angela.bueno@avare.sp.gov.br> 4 4 anexos

Assunto : Fwd: Preg3o Eletrénico 129/2024 - Solicitagdo de

Esclarecimento

Para : Crislaine Aparecida Santos
<crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

De: "Valdeci Gongalves" <valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br>

Para: "Angela Almeida Bueno" <angela.bueno@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 6 de setembro de 2024 11:58:52

Assunto: Re: Pregdo Eletrdnico 129/2024 - Solicitagéo de Esclarecimento

Boa tarde Angela, como solicitado, segue entao as informacbes em relacéo aos
questionamentos da Mapfre Seguros, referente ao processo 129/2024.:

R 1 = N&o sera necessario a vistoria

R 2 = Se dara conforme cldusula 52 do TR (30 dias apds a emissdo/assinatura da apolice)
R 3 = S em caso de sinistro (Seguro para equipamentos fixos e permanentes) - sendo
este cobertos somente em caso de sinistro

Vidro ndo é adaptado
R4 = Sendo ATA de registro de pregos, o inicio da vigéncia sera a partir da emisséo da AF,

pois todos os veiculos tém seguro e conforme for terminando a vigéncia, sera contratado

outro.
Grato e estarei a disposigao.

De: "Angela Almeida Bueno" <angela.bueno@avare.sp.gov.br>

Para: "Valdeci Goncalves" <valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 6 de setembro de 2024 7:38:48

Assunto: Fwd: Pregado Eletrénico 129/2024 - Solicitagéo de Esclarecimento

Bom dia
Valdeci

Poderia responder, por gentileza, os questionamentos para a Licitagdo?

Obrigada

De: "Crislaine Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Para: "Cotacdo Saude" <cotacao.saude@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 5 de setembro de 2024 15:44:14

Assunto: Pregdo Eletronico 129/2024 - Solicitagdo de Esclarecimento

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=178336&tz=America/Sao Paulo
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Boa tarde,

Encaminho em anexo solicitagdes de esclarecimentos, referentes ao Pregéo Eletrénico
129/2024 (registro de seguro de veiculos), para ser verificado e respondido o mais breve

possivel.
Quanto ao questionamento da vistoria, ndo ha necessidade de responder, uma vez que

na Nova Lei de Licitacdes, a vistoria ndo é mais obrigatoria.

Atenciosamente

B 3]

14 3711 2500

“rislaine Aparecida Santos

Angela de Almeida Bueno
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