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Esclarecimentos - Processo 004/2024 - MUNICIPIO DE AVARE

_____________________________________________________________________
CAROLINA APARECIDA FRANCO DE FREITAS

AVARÉ-SP - 15/02/2024

Gerado em: 15/02/2024 09:20:26

Requerimento

Criado em Texto
Arq.
escl.

Endereço

08/02/2024
10:54

Bom dia! Gostaria de um esclarecimento sobre os itens 76 à 80. Os tubos precisam realmente ser "sem costura"? Visto
que o valor de referência está abaixo dos tubos sem costura encontrados no mercado, qual seria a NBR desses tubos ?

Não há arquivo
anexado.

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 37278673000118
vendas.eremaster@gmail.com /
(54) 3712-5442

Resposta

Criado em Texto Arq. resp. Endereço

15/02/2024
09:20

Considerando que o esclarecimento da empresa demanda conhecimento técnico, encaminhamos
para o Setor responsável deste processo e considerando que neste esclarecimento foi
mencionado valores, encaminhamos também para o responsável do Departamento de Compra.
Desta forma, encaminhamos as respostas em anexo.

Resposta de
Esclarecimento
PE 004-24.pdf

https://lanceeletronico.blob.core.wind
ows.net/impeachmentanswers/cea8b5
cba58844c38288090ab85e739c.pdf

https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/cea8b5cba58844c38288090ab85e739c.pdf
https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/cea8b5cba58844c38288090ab85e739c.pdf
https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/cea8b5cba58844c38288090ab85e739c.pdf
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De : José Vasconcelos de Araújo Silva
<jose.vasconcelos@avare.sp.gov.br>

Assunto : Re: Esclarecimento Pregão Eletrônico n° 004/24
Para : Carolina Aparecida Franco de Freitas

<carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Cc : Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

<cesar.morelli@avare.sp.gov.br>, Secretaria de
Serviços <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>,
Renato Rubens Cavalheri
<renato.cavalheri@avare.sp.gov.br>

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: Esclarecimento Pregão Eletrônico n° 004/24

qui., 15 de fev. de 2024 08:39

 1 anexo

boa tarde
o tubo é para confecção de corrimão para acessibilidade.

TUBOS DE AÇO NORMA NBR 6591

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Cesar Augusto Luciano Franco Morelli" <cesar.morelli@avare.sp.gov.br>
Cc: "Secretaria de Serviços" <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>, "Renato Rubens
Cavalheri" <renato.cavalheri@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 11:15:07
Assunto: Esclarecimento Pregão Eletrônico n° 004/24

Bom dia, prezados!

Venho por meio desta encaminhar esclarecimento da empresa, em anexo, do Pregão
supracitado.

Aguardo resposta da Secretaria/Departamento o mais breve possível, considerando que
temos prazo para resposta.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas



15/02/2024, 08:53 Zimbra

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=311165&tz=America/Sao_Paulo 2/2



15/02/2024, 09:06 Zimbra

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=311175&tz=America/Sao_Paulo 1/2

De : Joao Antonio de Quevedo Netto
<joao.quevedo@avare.sp.gov.br>

Assunto : Re: Esclarecimento Pregão Eletrônico n° 004/24
Para : Carolina Aparecida Franco de Freitas

<carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Cc : Departamento de Compras

<compras@avare.sp.gov.br>

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: Esclarecimento Pregão Eletrônico n° 004/24

qui., 15 de fev. de 2024 08:58
 5 anexos

Bom dia, Carolina Aparecida.

Referente ao questionamento do valor, informo que todas as cotações são feitas através
plataforma @Banco de Preços, PNCP, fornecedores e sites autorizados, seguindo as
orientações do Tribunal de Contas/SP e Lei 14.133/21.

Att

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Departamento de Compras" <compras@avare.sp.gov.br>, "Joao Antonio de
Quevedo Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 8:45:06
Assunto: Esclarecimento Pregão Eletrônico n° 004/24

Bom dia, prezados!

Venho por meio desta encaminhar esclarecimento da empresa, em anexo, do Pregão
supracitado.

Aguardo resposta da Secretaria/Departamento o mais breve possível, considerando que
temos prazo para resposta.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas
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--
    João Antônio de Quevedo Netto

Chefe de Planejamento Estratégico e Gestão de Compras
(14) 3711-2500  | joao.quevedo@avaré.sp.gov.br
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ 46.634.168/0001-50
Visite nosso site - www.avare.sp.gov.br  
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