14/06/2021 Zimbra

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: PE 131/2021

De : Carolina Aparecida Franco de Freitas seg, 14 de jun de 2021 13:18
<carolina.franco@avare.sp.gov.br> »1 anexo

Assunto : Re: PE 131/2021
Para : ELETROTEC <eletrotec.pf@gmail.com>

Boa tarde,

Informo que o estimado total consta no Edital no Anexo 01, os orgamentos foram feitos no
valor total do servigo, ndo especificando os valores por item, diante disso, ndo tendo
planilha orcamentaria para encaminhar.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administrativo
14 3711 2500

Pra. Juca Movaes, 1169 | Codlre awarespgowly  focobo ooy prfeiluradeavars

Departamento de Licitacao Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "ELETROTEC" <eletrotec.pf@gmail.com>

Para: "Departamento de Licitagao" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 14 de junho de 2021 13:07:33
Assunto: PE 131/2021

Prezados, boa tarde!

Solicito, por gentileza, planilha orcamentaria do PE 131/2021.
Grata desde ja!

Atenciosamente,

Micaela Suder

Departamento Administrativo
Eletrotec Construcoes Elétricas
Fone: (54) 3632-3319
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