23/05/2023, 11:21 Zimbra

Zimbra crislaine.santos@avare.sp.gov.br

Re: [SPAM]Esclarecimento PE 84/2023

De : Crislaine Santos <crislaine.santos@avare.sp.gov.br> ter., 23 de mai. de 2023 11:22
Assunto : Re: [SPAM]Esclarecimento PE 84/2023 # 1 anexo
Para : administrativo@mmlicitacoes.com.br

Bom dia, segue abaixo respostas:

A) Sim , a Empresa Obramix Ltda

B) Sim.

C) Sim , transporte é realizado pela Empresa West Side e o custo é R$ 4,30 da

passagem.

D) Aliquota de ISSQN referente Codigo 7.10/8121400 = 3% da mé&o de Obra

Atenciosamente,

De: administrativo@mmlicitacoes.com.br

Para: "Licitacao e Compras" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 22 de maio de 2023 18:07:05
Assunto: [SPAM]Esclarecimento PE 84/2023

Bom dia.

Sobre o Pregao Eletronico n® 84/2023, objeto é a registro de precos para eventual
contratagao futura de empresa especializada para execucao de servigos de natureza
continuada de melhoramento, conservacao e recuperagao dos jardins das pracas,
canteiros de avenidas e areas verdes do municipio, gostaria de saber por favor:

a) Ha empresa prestando o servico atualmente? Se sim, qual?

b) Os documentos de credenciamento, habilitacao e proposta poderao ser assinados de
forma digital (com certificado digital) conforme determina a Lei 2200-2 (planalto.gov.br -
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm)

c) Ha transporte urbano (circular) no municipio? Se sim, qual o valor da passagem?
d) Qual a aliquota de ISSQN para o servico licitado?
Desde ja agradeco e fico a disposicao.

Atenciosamente,
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Assistente

(L) (19)99447-0873

(19)2160-2144
71 www.mmlicitacoes.com.br

Departamento de Licitacoes
14-3711-2508
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