
De : Joao Antonio de Quevedo Netto <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>
Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento - PE 163/23

Para : Raquel Molina Negrão <raquel.molina@avare.sp.gov.br>
Cc : Secretaria de Serviços <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>, Luciana Cristina dos

Santos Perandre <luciana.perandre@avare.sp.gov.br>

Zimbra raquel.molina@avare.sp.gov.br

Re: Pedido de Esclarecimento - PE 163/23

qua., 06 de set. de 2023 16:37
 2 anexos

Boa tarde, Raquel Molina.

Referente aos questionamentos, informo:

*As cotações foram realizadas através da plataforma "Banco de Preços", portanto, não são baseadas em uma marca
específica, mas sim, nas  diversas marcas que atendem ao descritivo do Termo de Referencia.

*A pesquisa de preço é feita através desta plataforma conforme orientações do TCU, e exigências da Lei 14.133/21.

Att

De: "Raquel Molina Negrão" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>
Para: "Secretaria de Serviços" <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>, "Luciana Cristina dos Santos Perandre"
<luciana.perandre@avare.sp.gov.br>
Cc: "Joao Antonio de Quevedo Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 5 de setembro de 2023 8:48:22
Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE 163/23

A/C Cesar Augusto L. F. Morelli e Luciana Parandre

Ref.: Pregão Eletrônico nº 163/2023 - Processo nº 245/2023
Registro de preços para eventual aquisição futura de óleos lubrificantes e graxas para manutenção dos veículos da Frota Municipal.

Encaminho o pedido de esclarecimento registrado na Plataforma BLL, para resposta em até 03 (três) dias úteis, conforme consta em Edital.

"25.3. A(o) Pregoeira(o) responderá aos pedidos de esclarecimento e/ou impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contado da data de
recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital de licitação e seus anexo".

Informo que esta solicitação já foi protocolada no Departamento de Compras, encaminho para Vossas Senhorias, para ciência e providências
na qualidade de gestor e fiscal da Ata.

ºAtt.
   Raquel Molina Negrão

Departamento de Licitação | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br | licitacao@avare.sp.gov.br
Solicito a gentileza de retornar este e-mail com a vossa ciência

Lembre-se: "Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em tempo recorde"

--
    João Antônio de Quevedo Netto

Chefe de Planejamento Estratégico e Gestão de Compras
(14) 3711-2500  | joao.quevedo@avaré.sp.gov.br
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ 46.634.168/0001-50
Visite nosso site - www.avare.sp.gov.br  
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_____________________________________________________________________
RAQUEL MOLINA NEGRÃO

AVARÉ-SP - 05/09/2023

Gerado em: 05/09/2023 08:29:48

Requerimento

Criado em Texto
Arq.
escl.

Endereço

04/09/2023
15:20

Prezados, boa tarde! Os valores de referências foram baseados em quais marcas? Como foi realizada a pesquisa de preço? Há
exigência de produtos certificados por montadoras mas os valores não condizem com o solicitado. Até para marcas não
certificadas os valores estão abaixo do mercado.

Não há arquivo
anexado.

Resposta

Criado em Texto Arq. resp. Endereço

Não há arquivo anexado.


