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De
: Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Assunto
: Fwd: Dúvida Pregão Medicamentos.
Para
: fragnari eletronico <fragnari.eletronico@outlook.com>

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Fwd: Dúvida Pregão Medicamentos.

seg, 30 de mai de 2022 10:48
3 anexos

Bom dia, prezado!

Segue abaixo, resposta da Secretaria abaixo.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Larissa Maria Larini Meli" <larissa.larini@avare.sp.gov.br>
Para: "Aline da Silva Cirilo" <aline.cirilo@avare.sp.gov.br>, "Carolina Aparecida Franco de
Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Cc: "Maria Paola Romano Curiati" <paola.curiati@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de maio de 2022 10:34:06
Assunto: Re: Dúvida Pregão Medicamentos.

Bom dia! 
Apesar de não ter compreendido muito bem a dúvida do fornecedor, esse pregão é todo de
mandado judicial, visto que não é possível fazer pregão de mandado junto com os demais
devido ao CAP que deve ser aplicado. Se a dúvida for quanto ao descritivo abaixo do item,
foi colocado para que o ofertante saiba qual é o medicamento constante no mandado judicial,
para que não haja a possibilidade, por exemplo, de ofertar acido acetil salicílico 100mg,
sendo que, o mandado é somalgim cardio 100g, ou seja, é preciso ofertar o tamponado.
At.te 
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                           Larissa Larini
                 Farmacêutica Responsável
                           CRF 29951
               Secretaria Municipal de Saúde
                         ( 14) 3711 1430
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
               CNPJ 46.634.168/0001-50
                 www.avare.sp.gov.br

De: "Aline da Silva Cirilo" <aline.cirilo@avare.sp.gov.br>
Para: "Larissa Maria Larini Meli" <larissa.larini@avare.sp.gov.br>
Cc: "Maria Paola Romano Curiati" <paola.curiati@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de maio de 2022 10:13:14
Assunto: Fwd: Dúvida Pregão Medicamentos.

Bom dia , Poderia responder a licitação esta aguardando a resposta. 

Atenciosamente. 

De: "Edna Aparecida De Paula Nagamine" <edna.nagamine@avare.sp.gov.br>
Para: "Aline Cirilo" <aline.cirilo@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de maio de 2022 10:00:43
Assunto: Fwd: Dúvida Pregão Medicamentos.

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Roslindo Wilson Machado" <roslindo.machado@avare.sp.gov.br>
Cc: "Edna Aparecida De Paula Nagamine" <edna.nagamine@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de maio de 2022 10:00:02
Assunto: Fwd: Dúvida Pregão Medicamentos.

Bom dia, prezados!

Encaminho esclarecimento da empresa abaixo, referente ao Pregão Eletrônico n° 072/2022,
para providências.

Aguardo retorno da Secretaria para que possamos responder a empresa.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,
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Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Fragnari Eletrônico" <fragnari.eletronico@outlook.com>
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de maio de 2022 9:34:33
Assunto: Dúvida Pregão Medicamentos.
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Bom dia,
 
Prezados(as),
 
REF.- Pregão Eletrônico de Medicamentos 072/2022
 
Gostaria de saber se o pregão acima citado é inteiro judicial ou apenas os itens que estão
citados como mandado judicial?
 
Ficamos no aguardo,
Desde já, agradeço.
 
Atenciosamente,
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-- 
Atenciosamente.

Edna Nagamine
Mat. 1259

__________________________________________________________________________
___
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
CNPJ : 46.634.168/0001-50 
Secretaria Municipal da Saúde  
Departamento de Cotação/Requisições
Avenida Prefeito Misael Eufrásio Leal, 
n. 999- Centro - CEP : 18705-050  
Tel.:(14) 3711-1430 - 
email: edna.nagamine@avare.sp.gov.br  cotacao.saude@avare.sp.gov.br

* Sozinhos vencemos às vezes, mas em equipe podemos ganhar constantemente !
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