24/08/2021 Zimbra

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

RES: Pedido de esclarecimento - Pregao Eletronico n® 178/2021

De : Servioeste - Juridico <juridicoO3@servioeste.com.br> ter, 24 de ago de 2021 08:39

Assunto : RES: Pedido de esclarecimento - Pregao Eletr6nico n®
178/2021

Para : 'Carolina Aparecida Franco de Freitas'
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

SERVIOESTE

Bom dia,

Acuso o recebimento.

Obrigada.

Atenciosamente,
Larissa Haefliger de Queiroz ) Chapec/SC
Departamento Juridico AL{S:E]’:‘H[}_ (49)3361-9696

(49) 3361-9696 CADOS Pescaria Brava/SC Barra do Pirai/R.J
. 5 (48) 3198-83 ( 009-250
licitacao01 @servioeste.com.br (48) 3198-8380 (il
Canoas/RS Queimados/RJ
(51) 3472-9635 (21) 2663-1165

www.servioeste.com.br Maringa/PR Campos dos Goytacazes/RJ

facebook.com.br/servioeste (44) 3052-6469 (22) 3199-9308

OL.J\”D.DHIN U.BUG 031 3636 Cascavel/PR Patos de Minas/MG
ouvidoria@servioeste.com.br (45) 3197-9910 (34) 3825-7481

De: Carolina Aparecida Franco de Freitas [mailto:carolina.franco@avare.sp.gov.br]

Enviada em: terca-feira, 24 de agosto de 2021 08:11

Para: Servioeste - Juridico <juridicoO3@servioeste.com.br>

Assunto: Re: Pedido de esclarecimento - Pregao Eletronico n® 178/2021
Bom dia, prezado!

Quanto ao seu questionamento, esclarego:

#25 anexos

a) Eventual impugnacao podera ser encaminhada por e-mail? Sim e/ou podera também
anexar na plataforma da BLL, a empresa s6 devera se atentar aos itens 13.1 e 13.2 do

Edital.

b) E vedada a subcontratagdo do servico? Nao, conforme a Clausula Décima Segunda do
Anexo 07 do Edital, é vedada a empresa contratada a transferéncia de responsabilidade

do servigo a qualquer outra empresa, no seu todo ou em parte.
Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=216494&tz=America/Sao_Paulo
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Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administrative
14 3711 2500

Pra. Juea Movaies, 1169 | Coslre avarespgowlr  facpbooe oo prideursdeaare

Departamento de Licitagdao Prefeitura da Estancia de Avaré

AIC Carolina Ap. Franco de Freitas

Praga Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "Servioeste - Juridico" <juridico03@servioeste.com.br>

Para: "Departamento de Licitagao" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de agosto de 2021 17:05:01

Assunto: Pedido de esclarecimento - Pregao Eletrénico n® 178/2021

Prezado(a) Senhor(a),
Referente ao edital de Pregao Eletrénico n°® 178/2021, solicito os seguintes esclarecimentos:

a) Eventual impugnagéo podera ser encaminhada por e-mail?
b) E vedada a subcontratagdo do servigo?

Obrigada.

Atenciosamente,

Larissa Haefliger de Queiroz Chapect/SC
ACESSE A (. =

Departamento Juridico 2 ke

(49) 3361-9696 Pescaria Brava/SC  Barra do Pirai/RJ

licitacao01 @servioeste.com.br (48) 3198-8380 (24) 4D09-2501

Canoas/RS Queimados/RJ
(51) 3472-9635 (21) 2663-1165

www.servioeste.com.br Maringd/PR Campos dos Goytacazes/RJ
(44) 3052-6469 (22) 3199-9908

facebook.com.br/servioeste

OUVIDORIA: 0800 031 9696 Cascavel/PR Patos 66 Minas/MG

Rotary (355 e . = /
ouvidoria@servioeste.com.br (45) -99 (34) 3825-7481
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