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De : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Assunto : Fwd: Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado
de São Paulo/EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°
096/23 - PROCESSO N° 142/23

Para : comercial@vixtradeways.com.br

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Fwd: Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo/EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 096/23 - PROCESSO N° 142/23

qua., 10 de mai. de 2023 13:56
 4 anexos

Boa tarde,

Venho por meio desta encaminhar resposta da Secretaria, quanto a esclarecimento da
empresa, para ciência.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Ateneia Ferreira" <ateneia.ferreira@avare.sp.gov.br>
Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 10 de maio de 2023 13:29:45
Assunto: Re: Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo/EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 096/23 - PROCESSO N° 142/23

Boa tarde

Não tenho como precisar quantidade mínima pois o pedido é feito conforme necessidade do
setor de sinalização e disponibilidade orçamentária da Secretaria.
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Atenciosamente

Atenéia Ferreira
Supervisora do DEMUTRAN

De: "carolina franco" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Secretaria de Serviços" <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>
Cc: "ateneia ferreira" <ateneia.ferreira@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 10 de maio de 2023 12:20:39
Assunto: Fwd: Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo/EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 096/23 - PROCESSO N° 142/23

Boa tarde, prezado!

Venho por meio deste encaminhar esclarecimento abaixo da empresa, quanto ao Pregão
supracitado, para análise e resposta da Secretaria.

Aguardamos retorno o mais breve possível.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: comercial@vixtradeways.com.br
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 10 de maio de 2023 11:51:17
Assunto: Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo/EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 096/23 - PROCESSO N° 142/23
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Ótimo dia !
 
Referente : Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, EDITAL
DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 096/23 – PROCESSO N° 142/23
Data da disputa: 24/05/2023
 
 
Somos da indústria de TINTAS “ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA” pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.038.548/0001-63, com sede à Rua ROD GOVERNADOR
MARIO COVAS, SN, CEP 29.136-010, Viana – Espírito Santo – Brasil, /ES onde toda nossa linha de
produtos é atestada por organismos nacionais, como a ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
 
Trabalhamos com fatores fundamentais de pesquisa e tecnologia para garantir a certeza que estamos
levando produto de altíssimo padrão, testado e selecionado com procedimentos rigorosos, sem
esquecer, é claro, do meio ambiente. E de cuidado à natureza a Argalit entende, afinal, temos uma
Política de Qualidade e Meio Ambiente seguida por todos os colaboradores. Tudo para que a nossa
história continue sendo colorida por aí por muito e muito tempo.
 
Pedimos por favor se podem informar se neste processo existe cronograma de pedido mínimo por
empenho? pois esta informação é muito importante para composição do preço.
 
Atenciosamente,
Thank you and Best Regards
Peço por favor atestar recebimento deste. 
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