31/03/2023, 16:03 Zimbra

Zimbra crislaine.santos@avare.sp.gov.br

Fwd: Solicitacdo de Esclarecimentos - EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°
059/2023

De : Crislaine Santos sex., 31 de mar. de 2023 09:18
<crislaine.santos@avare.sp.gov.br> £ 1 anexo

Assunto : Fwd: Solicitagdo de Esclarecimentos - EDITAL DE
PREGAO ELETRONICO N° 059/2023

Para : msa@tech4d.com.br
Cc : laisjulie@hotmail.com

Bom dia,

Segue abaixo respostas quanto aos questionamentos realizados no Pregéo Eletronico
059/2023 para ciéncia.

Atenciosamente

De: "Rafael Vicentini" <rafael.vicentini@avare.sp.gov.br>

Para: "Crislaine Aparecida Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Cc: "Maria Julia Leite dos Santos" <mariajulia.santos@avare.sp.gov.br>, "Josiane
Aparecida Lopes de Medeiros" <josiane.medeiros@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 30 de margo de 2023 17:02:27

Assunto: Fwd: Solicitagdo de Esclarecimentos - EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°
059/2023

Boa tarde Crislaine, segue resposta do Secretario de Obras e Planejamento referente aos
esclarecimentos solicitados.

De: "Alexandre Nigro" <alexandrenigro@yahoo.com.br>

Para: "Secretaria de Planejamento e Transportes" <planejamento@avare.sp.gov.br>,
"Rafael Vicentini" <rafael.vicentini@avare.sp.gov.br>

Cc: "Maria Julia Leite dos Santos" <mariajulia.santos@avare.sp.gov.br>, "Josiane
Aparecida Lopes de Medeiros" <josiane.medeiros@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 30 de margo de 2023 16:56:04

Assunto: Re: Solicitagéo de Esclarecimentos - EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°
059/2023

Segue:
1. Nao
2. Sim
3.Existe a necessidade

4.de até 30 dias apds a aprovagao
5. Esta correto o entendimento!

Att.
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Em quinta-feira, 30 de margo de 2023 as 16:01:47 BRT, Rafael Vicentini <rafael.vicentini@avare.sp.gov.br>
escreveu:

Boa tarde, segue solicitacdo de esclarecimento referente ao Pregéo Eletrénico 059/2023
(registro de precos de AVCBs da Educacéao) abaixo , para ser respondido.

De: "Crislaine Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Para: "Maria Julia Leite dos Santos" <mariajulia.santos@avare.sp.gov.br>, "Secretaria de
Educacao" <educacao@avare.sp.gov.br>, "Josiane Aparecida Lopes de Medeiros"
<josiane.medeiros@avare.sp.gov.br>, "Rafael Vicentini"
<rafael.vicentini@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 30 de margo de 2023 15:23:39
Assunto: Fwd: Solicitacdo de Esclarecimentos - EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°
059/2023

Boa tarde,

Encaminho solicitagdo de esclarecimento referente ao Pregao Eletronico 059/2023
(registro de precos de AVCBs da Educacéao) para ser verificado e respondido no prazo de
24 horas.

Atenciosamente

De: msa@tech4d.com.br

Para: "Licitacao e Compras" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Cc: laisjulie@hotmail.com

Enviadas: Quinta-feira, 30 de margo de 2023 14:14:54

Assunto: Solicitagio de Esclarecimentos - EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°
059/2023

Boa Tarde:

Referente ao pregdao EDITAL DE PREGAO ELETR(A)N!CO N° 059/2023 - PROCESSO n°
095/2023 da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:

Nossa empresa manifesta interesse na participagdo do referido processo solicita respeitosamente os
seguintes esclarecimentos:

1 — Para um melhor atendimento as expectativas do fluxo de desembolso planejado pela Secretaria
de Educacao perguntamos: ja existe um cronograma fisico financeiro estabelecendo a cronologia
em que cada um dos projetos (projeto, planilha orcamentaria e memorial descritivo) deverao ser
entregues?
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2- Serao disponibilizados a Contratada os projetos existentes para cada uma das unidades
escolares?

3 — Em caso positivo para a resposta anterior os projetos estdo atualizados em relacdo ao construido
em cada uma das unidades escolares ou havera necessidade da Contratada fazer essa atualiza¢ao?

4 - Condigao de Pagamento:

Na folha 22/40 do Edital temos o seguinte texto : “FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera
realizado ate 30 dias apos a emissdo da Nota Fiscal.”

Na folha 36/40 do Edital temos o seguinte texto. "Os projetos (projeto, planilha or¢amentaria e
memorial descritivo) deverao ser entregues de maneira parcelada, dentro do periodo de
10 meses, conforme especificacoes no Cronograma Fisico/Financeiro. Os documentos
deveréo ser entregues na Secretaria Municipal da Educacao, lotada na rua Pernambuco
1065, Centro CEP 18705-020.”

Nosso entendimento € que serdo realizadas e liberadas medigdes e pagamentos parciais a medida
que cada um dos projetos a medida que forem entregues ao longo dos 10 meses previstos
contratualmente. Dessa forma, concluido e entregue o projeto da primeira unidade escolar ¢
possivel pleitear a liberacdo da medig¢ao desse primeiro projeto para pagamento 30 dias apds a
liberagdo da medicao.

Esta correto nosso entendimento?

Muito Obrigado

Eng’ Mauro Santos Arruda

T E C H +55 11 945760805
Tal 2

+55 11 999492212

ENGENHARIA DE WALOR

www.tech4d.com.br

Departamento de Licitacoes
14-3711-2508
Praca Juca Novaes n° 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP

Att, Rafael Vicentini
Agente Administrativo
Secretaria Municipal da Educacéo de Avaré
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Rua Pernambuco, 1065, Centro, Avaré-SP, 18705-020
Tel(14) 3711-2211

Att, Rafael Vicentini

Agente Administrativo

Secretaria Municipal da Educacgao de Avaré

Rua Pernambuco, 1065, Centro, Avaré-SP, 18705-020
Tel(14) 3711-2211

Departamento de Licitacoes
14-3711-2508
Praca Juca Novaes n° 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP
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