02/05/2023, 16:35 Zimbra

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Fwd: Questionamento PREGAO ELETRONICO 69/2023

De : Carolina Aparecida Franco de Freitas ter., 02 de mai. de 2023 16:31
<carolina.franco@avare.sp.gov.br> 2 3 anexos

Assunto : Fwd: Questionamento PREGAO ELETRONICO 69/2023
Para : licitacaocasa01@casadoasfalto.com

Boa tarde, prezado!
Segue resposta abaixo da Secretaria, quanto ao esclarecimento da empresa.
Certo de sua compreenséo, desde ja agradeco pela atengao.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administrativa
14 3711 2500

Pra. Juea Nevaes, 1169 | Codlre awarespgowly  fooboss oo prideiu radeavarn

Departamento de Licitacao Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "Sabrina Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>

Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 2 de maio de 2023 16:19:11

Assunto: Re: Questionamento PREGAO ELETRONICO 69/2023

Carolina, boa tarde.

De acordo com o fiscal, geralmente o minimo é em torno de 200 kg e a maxima em torno de

2.000 kg.

Lembrando que, tratando-se de Ata de registro, esta quantidade nao é fixa, podendo ser
solicitado outra pesagem conforme necessidade.

Atenciosamente,
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Sabrina Gregorio

Pref. Mun. de Avaré

Sec. Mun de Servigos

(14) 3711-1340/ 9 8204-0260

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Para: "Cesar Augusto Luciano Franco Morelli" <cesar.morelli@avare.sp.gov.br>

Cc: "Sabrina Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>, "Renato Rubens
Cavalheri" <renato.cavalheri@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terga-feira, 2 de maio de 2023 11:28:37

Assunto: Fwd: Questionamento PREGAO ELETRONICO 69/2023

Bom dia, prezados!

Venho por meio desta encaminhar esclarecimento da empresa abaixo, quanto ao Pregao
supracitado, para que a Secretaria nos responda o mais breve possivel.

Aguardo retorno.
Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administrativa
14 3711 2500

Pra. Juea Nevaes, 1169 | Codlre awarespgowly  fooboss oo prideiu radeavarn

Departamento de Licitacao Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "licitagdo Casa01" <licitacaocasa01@casadoasfalto.com>
Para: "Departamento de Licitagao" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 2 de maio de 2023 9:34:17

Assunto: Questionamento PREGAO ELETRONICO 69/2023
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Bom dia,

Referente ao Pregao Eletronico 69/2023, sobre as entregas do item 3 (Emulsao asfaltica RR —

20);
Qual a quantidade minima e/ou maxima solicitada por entrega?

Att.

THIAGO SILVA - LICITACiO
Casa do Asfalto Distribuidora, Ind. © Com. de Asfalto LTDA.

{44) 3232-4748|(44) 99925-4464 | licitacaocasall@casadoasfalto.com
www.casadoasfalto.com | BR 376 Lote 6/7/7 A-3-1 - Marialva/PR
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