26/01/2023 10:43 Zimbra

Zimbra crislaine.santos@avare.sp.gov.br

Fwd: Esclarecimento pregao eletronico 003/2023

De : Crislaine Santos <crislaine.santos@avare.sp.gov.br> qui., 26 de jan. de 2023 10:43
Assunto : Fwd: Esclarecimento pregao eletrénico 003/2023 # 1 anexo

Para : deptecnico primeinvest
<deptecnico.primeinvest@outlook.com>

Bom dia,

Encaminho resposta abaixo quanto ao questionamento realizado no Pregéao Eletrénico
003/2023 (registro de pecas) para ciéncia.

Atenciosamente

De: "Luciana Cristina dos Santos Perandre" <luciana.perandre@avare.sp.gov.br>
Para: "Crislaine Aparecida Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 10:36:58

Assunto: Re: Esclarecimento pregao eletrénico 003/2023 -

Bom dia Crislaine,
Conforme solicitado, informo que o Veiculo de Placa BSV-3438, o ano é 1985.

Att,

Luciana Perandré

Chefe do Almoxarifado Central
(14) 3711-1348 ou (14) 997141509
luciana.perandre@avare.sp.gov.br

Almoxarifado Central

Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré

De: "Crislaine Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Para: "Luciana Cristina dos Santos Perandre" <luciana.perandre@avare.sp.gov.br>,
"Secretaria de Servigos" <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 16:09:45

Assunto: Fwd: Esclarecimento pregao eletronico 003/2023 -

Boa tarde,

Encaminho solicitagado de esclarecimento referente ao Pregao Eletrénico 003/2023
(registro de pecas) para ser respondido no prazo de 24 horas, conforme exige o Decreto
10.024/19.

Segue em anexo a tabela referente ao que esta sendo questinado.

No aguardo
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De: "deptecnico primeinvest" <deptecnico.primeinvest@outlook.com>
Para: "Licitacao e Compras" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 15:54:29

Assunto: Esclarecimento pregéao eletronico 003/2023 -

Boa tarde prezados (as),

no termo de referéncia no lote 4 (Chevrolet), o item 2, ndo consta o ano do veiculo,
poderia me informar por gentileza?

Desde ja agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Victor Rodrigues
Departamento Técnico

PRIMARE

CONSULTORIA

SOLUGCOES & LICITACOES

http://primareconsultoria.com.br/
Rua Pernambuco, n° 1649 | sala 09 | Bairro Braz | | CEP 18701-180 | Avaré/SP.
Telefones: (14) 3731.1005 | (14) 9 9686.4060 | (14) 9 9710.2600

Departamento de Licitacoes
14-3711-2508
Praca Juca Novaes n° 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP

O Senhor é meu pastor e nada me faltara!

Departamento de Licitacoes
14-3711-2508
Praca Juca Novaes n° 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP

O Senhor é meu pastor e nada me faltara!
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