


Zimbra olga.hata@avare.sp.gov.br

Re: URGENTE! Fwd: Esclarecimento PE 114/24

De : Rodrigo Fernandes Fiochi - ter,, 13 de ago. de 2024 10:37
<rodrigo.fiochi@avare.sp.gov.br> 5 D anexos

Assunto : Re: URGENTE! Fwd: Esclarecimento PE 114/24
Para : Olga Hata <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Tendo a cotagdo assertiva do Departamento De Compras, solicitamos o prosseguimento do processo

De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Para: "Rodrigo Fernandes Fiochi" <rodrigo.fiochi@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 13 de agosto de 2024 9:50:24

Assunto: Fwd: URGENTE! Fwd: Esclarecimento PE 114/24

Bom dia! Favor informar se prossegue o processo com o valor da cotagao de
compras ou a Secretaria vai solicitar nova cotacdo para dar prosseguimento.
Referente ao pedido de esclarecimento sobre o valor do item 07 do pregéo
eletrénico n° 114/24

Olga Mitiko Hata
Pregoeira - Departamento de Licitagao

De: "Denisse Colela Ramirez" <denisse.colela@avare.sp.gov.br>

Para: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>, "Joao Antonio de Quevedo
Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terca-feira, 13 de agosto de 2024 8:59:40

Assunto: Re: URGENTE! Fwd: Esclarecimento PE 114/24

Bom dia conforme pesquisa nos documentos anexos a este TR, o valor encontrado é o

que segue abaixo.
Vale ressaltar que foi cotado pelo tamanho solicitado.
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De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Para: "Denisse Colela Ramirez" <denisse.colela@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 13 de agosto de 2024 8:36:50

Assunto: Re: URGENTE! Fwd: Esclarecimento PE 114/24

01862/24

Olga Mitiko Hata
Pregoeira - Departamento de Licitagéo

De: "Denisse Colela Ramirez" <denisse.colela@avare.sp.gov.br>
Para: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terca-feira, 13 de agosto de 2024 8:34:21

Assunto: Re: URGENTE! Fwd: Esclarecimento PE 114/24

Ola bom dia, tudo bem?
Qual o numero do TR por favor?




De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Para: "Joao Antonio de Quevedo Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>, "Denisse
Colela Ramirez" <denisse.colela@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 13 de agosto de 2024 8:22:36

Assunto: URGENTE! Fwd: Esclarecimento PE 114/24

Bom dia! Solicito a gentileza de verificar o pedido de esclarecimento acerca do item 07, 0
mais breve possivel, visto que o pregdo é para o desfile civico do aniversario da cidade.

Olga Mitiko Hata
Pregoeira - Departamento de Licitagao

De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Para: "Rodrigo Fernandes Fiochi" <rodrigo.fiochi@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 9 de agosto de 2024 11:17:56

Assunto: Esclarecimento PE 114/24

Bom dia! Segue pedido de esclarecimento ao Pregdo Eletronico n® 114/24
referente a confeccdo de faixas, banners, para aniversario de Avaré.

FCIMENTOS ACERCA DO ITEMOT "BANDEIRAS EM TECIDO 8,35 X 5,85 M
, pesando no minimo170g/m°, estampas digitais dupla

FSCLA

B35 X585 M emtecido 100% polieste
face Costura com linha resistente em pontocerrado dois fios uniforme’ - POIS A MESMA CONTA COM VALOR
UNITARIO DE RS 34,95, POREM UMA BANDEIRA DE 13 PANOS NESSE PREGO EIMPRATICAVEL, PECT
FSCLARFOIMENTO SOBRF 0 VALOR UNITARIO DO ITEM 7.

Olga Mitiko Hata
Pregoeira - Departamento de Licitagao

Denisse Colela Ramirez Ferrari
Agente Administrativo - Departamento de Compras
(14) 3711-2500 | ﬁ@f@éﬁﬁm,mﬁ@fg@@&wmm&g&ggmm

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

CNPJ 46.634.168/0001-50
Visite nosso site - v, avare.sp.gov.Dr




