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Esclarecimentos - Processo 038/2023 - MUNICIPIO DE AVARE

_____________________________________________________________________
CAROLINA APARECIDA FRANCO DE FREITAS

AVARÉ-SP - 06/03/2023

Gerado em: 06/03/2023 16:10:49

Requerimento

Criado em Texto
Arq.
escl.

Endereço

06/03/2023
11:23

Prezados, verificamos que o item 44 do edital - luminária de LED de 150w - foi precificada com valor unitário de R$ 90,30,
todavia, este não é o valor praticado em mercado. Na verdade se distancia em muito disto. Questionamos se não houve erro
de digitação no processo.

Não há arquivo
anexado.

TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAO DE LUMINARIAS LIMITADA - 08184542000173
licitacao@tradetek.com.br /
(41) 3039-3900

Resposta

Criado em Texto Arq. resp. Endereço

06/03/2023
16:10

Prezado, em atenção ao questionamento, segue em anexo,
resposta do Chefe do Departamento de Compras.

Resposta Esclarecimento
Empresa PE 038-23.pdf

https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentan
swers/e1b53cc0e7b84141a5e053ab7a761ab2.pdf

https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/e1b53cc0e7b84141a5e053ab7a761ab2.pdf
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De : Joao Antonio de Quevedo Netto
<joao.quevedo@avare.sp.gov.br>

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico n°
038/23

Para : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico n° 038/23

seg., 06 de mar. de 2023 15:42
 2 anexos

Boa tarde, tdu bem?

Em resposta ao questionamento, informo que as cotações atendem ao descritivo e as
mesmas são realizadas através de sites comercial e plataforma Banco de Preços,
atendendo exigências do Tribunal de Contas. 

Att

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Joao Antonio de Quevedo Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 6 de março de 2023 11:30:31
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO Pregão Eletrônico n° 038/23

Bom dia, prezados!

Venho por meio desta encaminhar esclarecimento da empresa abaixo do Edital em
anexo, para providências.

Considerando que temos prazo de resposta, aguardo retorno, o mais breve possível.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
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Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Artur Souza - MORK" <artur.souza@mork.com.br>
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 1 de março de 2023 16:00:28
Assunto: ESCLARECIMENTO

Boa tarde, solicito esclarcimento sobre pregão 038/2023 de material elétrico, como segue: em todos os
itens de cabos e mangueiras a solicitação que a entrega seja feita em rolos, o indicativo de quantidade esta
em metro, mas o preço máximo esta indicando em rolo. 
como deve ser cotado em rolo ou em metro?

Atenciosamente,

Artur Souza
Cel.: +55(41)98851-0642
E-mail: artur.souza@mork.com.br

MORK - Soluções em Energia Solar
Tel.: +55(41)3666-6336
www.mork.com.br

AVISO LEGAL "As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados têm
caráter confidencial e são para uso restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição
desta mensagem, ou parte dela, por qualquer pessoa diferente do destinatário é proibida,
sujeitando o infrator às sanções legais. Se esta mensagem foi recebida por engano, favor
excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima.”

--
    João Antônio de Quevedo Netto

Chefe de Planejamento Estratégico e Gestão de Compras
(14) 3711-2500  | joao.quevedo@avaré.sp.gov.br
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ 46.634.168/0001-50
Visite nosso site - www.avare.sp.gov.br  
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