17/10/2023, 08:10 Zimbra

Zimbra crislaine.santos@avare.sp.gov.br

Fwd: re ESCLARECIMENTO - P.E. 201/2023

De : Crislaine Santos <crislaine.santos@avare.sp.gov.br> ter, 17 de out. de 2023 08:11
Assunto : Fwd: re ESCLARECIMENTO - P.E. 201/2023 # 1 anexo
Para : thais kurabayashi <thais.kurabayashi@hotmail.com>
Cc : licitacao01@psnempresarial.com.br
Bom dia,
Encaminho abaixo resposta do Secretario Municipal de Planejamento e Obras, quanto ao
qguestionamento realizado no Pregéao Eletrénico 201/2023 (registro de pregos de

topografia), para ciéncia.

Atenciosamente

De: "Alexandre nigro" <alexandrenigro@yahoo.com.br>

Para: "Crislaine Aparecida Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 16 de outubro de 2023 14:33:35

Assunto: re ESCLARECIMENTO - P.E. 201/2023

Prezada Crislaine,

O edital deve ser atendido, portanto, ha necessidade de haver Engenheiro agrimensor e
técnico de nivel médio em agrimensura.

Att.

Alexandre Leal Nigro

De: "Crislaine Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Para: "Secretaria de Planejamento e Transportes" <planejamento@avare.sp.gov.br>,
"Alexandre Leal Nigro" <alexandre.nigro@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 16 de outubro de 2023 8:14:58

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO - P.E. 201/2023

Bom dia,

Encaminho abaixo solicitagdo de esclarecimento referente ao Pregao Eletrénico 201/2023
(registro de precos de topografia) para ser respondido no prazo de 24 horas.

Atenciosamente

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=160887 &tz=America/Sao_Paulo 1/4



17/10/2023, 08:10 Zimbra

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Crislaine Aparecida Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 16 de outubro de 2023 8:07:16

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO - P.E. 201/2023

De: "Thais Kurabayashi" <thais.kurabayashi@hotmail.com>

Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Cc: "licitacao01" <licitacao01@psnempresarial.com.br>

Enviadas: Sabado, 14 de outubro de 2023 16:45:56

Assunto: RE: ESCLARECIMENTO - P.E. 201/2023

Ola Carol, bom dia!
Sobre o edital em questdo, ha mais uma duvida:
Vcs solicitam ENGENHEIRO AGRIMENSOR + 1 TECNICO DE NIVEL MEDICO.

Tendo em vista que o ENGENHEIRO CIVIL € o que possui uma competéncia
mais abrangente, pode a empresa apresentar 1 ENGENHEIRO CIVIL + 1
ENGENHEIRO AMBIENTAL + 1 TECNICO DE NIVEL MEDIO, partindo-se do
principio que a execucgdo dos trabalhos ndo sera prejudicada, uma vez que a
empresa possui um quadro de funcionarios com capacidade superior ao
solicitado em edital?

IMPORTANTE: a empresa possui ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
compativel com o objeto do edital, ou seja, consegue comprovar a capacidade
e expertise na execugao do servigo.

Aguardo retorno,
Atenciosamente.
Thais Kurabayashi.

De: Carolina Aparecida Franco de Freitas <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 9 de outubro de 2023 09:58

Para: Thais Kurabayashi <thais.kurabayashi@hotmail.com>

Cc: licitacao01@psnempresarial.com.br <licitacao01@psnempresarial.com.br>
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - P.E. 201/2023

Bom dia, prezado!
Segue resposta quanto ao esclarecimento da empresa:

Primeira divida: ]

Quando recorro a PLANILHA ORCAMENTARIA, a mesma contém 30 subitens.
MINHA DUVIDA: o percentual de desconto aplicado sera para TODOS os
subitens, correto? A vencedora devera apresentar a PLANILHA ORCAMENTARIA
com o valor do DESCONTO aplicado em cada subitem, é isso? Nao, somente a
porcentagem de desconto sobre a planilha.

Fiquei confusa, pois vocés apresentam no TERMO DE REFERENCIA um valor

maximo estimado para a licitacao (300.000,00). Fiquei pensando se o desconto
serd sobre os ITENS UNITARIOS da PLANILHA ORCAMENTARIA ou sera sobre o
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VALOR MAXIMO estimado para o edital. Sera sobre a planilha. O valor de R$
300.000,00 é o maximo que a Municipalidade pode gastar no ano.

Segunda duvida:

Quanto ao Item 11.9 do Edital, considerando que é parte operacional do
sistema, esclarecer esta duvida com a plataforma da BLL, para melhor
orientacgao.

Terceira divida:
Quanto a visita técnica, visto que se trata de registro de precos e que nao ha
local certo para fazer os servigos, nao ha que se fazer visita técnica.

Certo de sua compreensdo, desde ja agradeco pela atencao.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,

[

Departamento de Licitacdo Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "Thais Kurabayashi" <thais.kurabayashi@hotmail.com>
Para: "Departamento de Licitagao" <licitacao@avare.sp.gov.br>,
licitacao01@psnempresarial.com.br

Enviadas: Domingo, 8 de outubro de 2023 13:35:00
Assunto: ESCLARECIMENTO - P.E. 201/2023

0Ola, bom dia!
Analisando o edital nr 201/2023 restaram algumas duvidas:

PRIMEIRA DUVIDA: no item 9.6 é informado: "Para julgamento sera adotado o
critério de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A PLANILHA
ORCAMENTARIA DE CUSTO UNITARIO ESTIMADO".

Quando recorro a PLANILHA OR(;AMENTARIA, a mesma contém 30 subitens.
MINHA DUVIDA: o percentual de desconto aplicado sera para TODOS os )
subitens, correto? A vencedora deverd apresentar a PLANILHA ORCAMENTARIA
com o valor do DESCONTO aplicado em cada subitem, € isso?

Fiquei confusa, pois vocés apresentam no TERMO DE REFERENCIA um valor
maximo estimado para a licitacdo (300.000,00). Figuei pensando se o desconto
sera sobre os ITENS UNITARIOS da PLANILHA ORCAMENTARIA ou sera sobre o
VALOR MAXIMO estimado para o edital.

SEGUNDA DUVIDA: ndo entendi o que esta descrito no ITEM 11.9. Poderia me
explicar mais claramente?
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11.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior
a trés (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

TERCEIRA DUVIDA: percebi que ndo hd uma Unica &rea para prestacdo do servico,
sendo esse realizado em locais que ainda §er50 estipulados pela Prefeitura. Sendo assim,
caso a empresa opte por fazer a VISITA TECNICA essa sera feito em qual local?

Thais Kurabayashi
19.9.9897-7317

Crislaine Aparecida Santos
14 3711 2500

Pea. Juea Movaes, 1160 | Cesire e 5o gov. br Facpdstase. cony prisfefuradeavars
Departamento de Licitacoes
14-3711-2508
Praca Juca Novaes n° 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP

Crislaine Aparecida Santos
Pregoeia

14 3711 2500

Pea. Jucs Movaes, 1169 | Cenlre T R Fapdstare, cony prisfefuredeavars
Departamento de Licitacoes
14-3711-2508
Praca Juca Novaes n° 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP
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