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De : Crislaine Santos
<crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO
Para : artflexdecoracoes@hotmail.com

Zimbra crislaine.santos@avare.sp.gov.br

Fwd: ESCLARECIMENTO

qui., 17 de ago. de 2023 11:23
 2 anexos

Prezados Senhores, bom dia.

Segue abaixo resposta quanto a solicitação de esclarecimento apresentada no Pregão
Eletrônico 176/2023 (registro de preços de móveis para a saúde) para ciência.

Atenciosamente

De: "Aline da Silva Cirilo" <aline.cirilo@avare.sp.gov.br>
Para: "Crislaine Aparecida Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 17 de agosto de 2023 11:20:56
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO

Bom dia, Crislaine. 
Referente ao esclarecimento dos itens 14 e 15 informo que será somente a aquisição
(fornecimento). Os itens serão instalados conforme necessidade nos locais pelo
funcionário da manutenção da prefeitura. 
Conforme solicitado segue a foto de modelo: 
Painel divisória (imagem meramente ilustrativa) 

perfil para divisória (imagem meramente ilustrativa)



17/08/2023, 11:23 Zimbra

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=156997&tz=America/Sao_Paulo 2/3

De: "Crislaine Aparecida Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>
Para: "Cotação Saúde" <cotacao.saude@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 16 de agosto de 2023 14:36:09
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO

Boa tarde,

Segue solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 176/2023 (registro de
preços de móveis da saúde) para ser verificado e respondido.

Atenciosamente

De: "Artflex Decorações" <artflexdecoracoes@hotmail.com>
Para: "Licitacao e Compras" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 16 de agosto de 2023 14:23:59
Assunto: ESCLARECIMENTO

Prezada senhora Crislaine,
Com relação aos itens 14 e 15 do Pregão Eletrônico 176/2023 poderia nos enviar uma foto do
modelo do painel divisório e do perfil para divisória solicitados ? Ainda com relação aos itens 14 e
15 é apenas o fornecimento dos materiais ou também tem que ser realizada a instalação ?
Desde já agradeço!
Att.,

MATHEUS ALVES COELHO
Cel: (42) 9 9956 9552
Fone: (43) 3557-1051
Rua Avenida Luiz Pinheiro,1239 – Centro          
CEP 84990-000 – Arapoti – PR                                                                                         

--

Departamento de Licitações
14-3711-2508
Praça Juca Novaes nº 1.169 - Bairro Centro - Avaré/SP
 

--
Departamento de Licitações
14-3711-2508
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