
De : Valdeci Gonçalves
<valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br>

Assunto : Re: Dispensa Eletrônica nº024/2024 -
Seguro Veicular

Para : Angela Almeida Bueno
<angela.bueno@avare.sp.gov.br>,
Eliana da Silva Almeida
<eliana.almeida@avare.sp.gov.br>

Responder para : Valdeci
<valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br>

Zimbra eliana.almeida@avare.sp.gov.br

Re: Dispensa Eletrônica nº024/2024 - Seguro Veicular

qua., 29 de mai. de 2024 09:43

 2 anexos

bom dia Eliana, quanto ao processo 024/2024 (BLL COMPRAS), em relação ao
questinamento da MAPFRE SEGURADORA S/A, informo que as ambulâncias
relacionadas para a contratação do seguro não possuem vidros adpatados.
Sem mais agradeço e estarei à disposição caso necessite.   

De: "Angela Almeida Bueno" <angela.bueno@avare.sp.gov.br>
Para: "Valdeci Gonçalves" <valdeci.goncalves@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 29 de maio de 2024 8:58:54
Assunto: Fwd: Dispensa Eletrônica nº024/2024 - Seguro Veicular

Bom dia

Valdeci

Poderia verificar o questionamento com o Normando e responder a Licitação, por
gentileza?

Obrigada

De: "Eliana Almeida" <eliana.almeida@avare.sp.gov.br>
Para: "Normando Edgard Martins" <normando.martins@avare.sp.gov.br>, "Angela
Almeida Bueno" <angela.bueno@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 28 de maio de 2024 15:16:18
Assunto: Dispensa Eletrônica nº024/2024 - Seguro Veicular

Boa tarde,

Segue questionamento referente a Dispensa Eletrônica nº024/2024.
Peço a gentileza de responder o mais breve possível.
Grata.

--
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Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - CEP: 18705-023
Fone: [ (14)3711-2508 | (14) 3711-2508 ]
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas.

--
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