13/06/2023, 10:20 Zimbra

Zimbra olga.hata@avare.sp.gov.br

Re: dividas sobe licitagao

De : Marli Aparecida Guelfi ter,, 13 de jun. de 2023 09:54
<marli.guelfi@avare.sp.gov.br>

Assunto : Re: duvidas sobe licitagao
Para : Olga Hata <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Bom dia
E s6 mao de obra
O valor foi cotado pelo departamento de compras e esta

correto

Att Marli

De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Para: "Marli Aparecida Guelfi" <marli.guelfi@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 13 de junho de 2023 8:04:07
Assunto: Fwd: duvidas sobe licitacdo

Bom dia! Encaminho pedido de esclarecimento do Preg&o Eletrénico n°®
112/23, para providéncia, grata!

Atenciosamente,

Olga Mitiko Hata
Pregoeira da Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré
Departamento de Licitagdao

De: "danilo caetano couto" <grupoinvictalicitacoes@outlook.com.br>
Para: "Departamento de Licitacdo" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de junho de 2023 15:36:45

Assunto: dUvidas sobe licitagao

Boa tarde
Gostaria dos seguintes esclarecimentos sobre a licitagdo PE/112/2023 marcada para o dia 21/06

8;10 h;

e & s0 mao de obra?
« 0 valor por metro esta correto?

grato pela atengao.

Danilo

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=2342418&tz=America/Sao_Paulo 112




13/06/2023, 10:22 Zimbra

Zimbra olga.hata@avare.sp.gov.br

Re: INFORMACOES PREGAO ELETRONICO N° 112/23- PROCESSO N° 172/23

De : Marli Aparecida Guelfi ter,, 13 de jun. de 2023 09:57
<marli.guelfi@avare.sp.gov.br> 4 1 anexo

Assunto : Re: INFORMACOES PREGAO ELETRONICO N
112/23- PROCESSO N° 172/23

Para : Olga Hata <olga.hata@avare.sp.gov.br>
Bom dia
Espagamento entre os palanques € 10 metros
4 balancins

4 arrames

Att Marli

De: "Olga Hata" <olga.hata@avare.sp.gov.br>

Para: "Marli Aparecida Guelfi" <marli.guelfi@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 12 de junho de 2023 15:31:07

Assunto: Fwd: INFORMACOES PREGAO ELETRONICO N° 112/23- PROCESSO N°
172/23

Boa tarde, segue pedido de esclarecimento, favor responder, obrigada!

Atenciosamente,

Olga Mitiko Hata
Pregoeira da Prefeitura da Esténcia Turistica de Avaré
Departamento de Licitagdo

De: "Ideal Servicos & Apoio" <contato.idealsa@gmail.com>

Para: "Departamento de Licitacdo" <licitacao@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 12 de junho de 2023 15:29: 24

Assunto: INFORMACOES PREGAO ELETRONICO N° 112/23- PROCESSO N©
172/23

Prezados, boa tarde!
Sobre a colocacdo da cerca, sera com 4 ou 5 arames?

Qual o espagamento e a quantidade de balancinho entre os palanques?
Seria possivel agendar uma visita no local que sera realizado os servigos prestados?
Desde ja agradego os esclarecimentos.

Atenciosamente.
https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=234242&tz=America/Sao__PauIo




