
De : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO PE 091/2024
Para : Carol Freitas <merakilicitacoes@gmail.com>

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Re: ESCLARECIMENTO PE 091/2024

qui., 18 de jul. de 2024 08:13
 2 anexos

Bom dia, prezada!

Conforme previsto em Edital, o prazo para esclarecimento é de 03 (três) dias úteis
anteriores a abertura da proposta, assim, o prazo deste processo já encerrou no dia
17/07/2024, assim, esclarecimento intempestivo.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Carol Freitas" <merakilicitacoes@gmail.com>
Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 18 de julho de 2024 8:04:00
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PE 091/2024

O Item 3 do Termo de Referência fala que o levantamento dos serviços será feito conforme
demanda e o edital e o item 1.1 fala que os pagamentos serão feitos por unidade, ou seja
por projeto, a depender da metragem do edifício. Porém fica difícil elaborar uma proposta
precisa sem ter noção do número de edifícios que se pretende atender com esta licitação ou
a metragem estimada a ser atendida. Solicitamos que seja disponibilizada uma planilha com
os edifícios e suas devidas metragens, para que a elaboração da proposta possa ter uma
base em alguma medida, seja por unidade ou por metro quadrado.

Atenciosamente,
Caroline de Freitas
CRA-PR 03-01247
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Celular: (41) 99937-0014
WhatsApp: (41) 3384-5869

Em qua., 17 de jul. de 2024 às 15:12, Carol Freitas <merakilicitacoes@gmail.com>
escreveu:

Estimada Carolina, acuso recebimento e agradeço a agilidade e prontidão no
atendimento! 

Atenciosamente,
Caroline de Freitas
CRA-PR 03-01247
Celular: (41) 99937-0014
WhatsApp: (41) 3384-5869

Em qua., 17 de jul. de 2024 às 12:06, Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde, prezado! 

Quanto ao esclarecimento da empresa, encaminhamos em anexo, a resposta da
Secretaria solicitante.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Carol Freitas" <merakilicitacoes@gmail.com>
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>
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Enviadas: Terça-feira, 16 de julho de 2024 19:45:55
Assunto: ESCLARECIMENTO PE 091/2024

Estimados, boa noite, como vão?
Solicitamos esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 091/2024, cujo objeto é:

" Registro de preços para eventual prestação de serviços técnicos profissionais e
elaboração de projetos de prevenção e combate a incêndio para obtenção de AVCB."

Esta licitação se trata apenas de elaboração de projetos conforme demanda, ou inclui
também execução de obras?

--
Atenciosamente,
Caroline de Freitas
CRA-PR 03-01247
Celular: (41) 99937-0014
WhatsApp: (41) 3384-5869

---------- Forwarded message ----------
From: Renata Rossetto Ramos <renata.rossetto@avare.sp.gov.br>
To: Carolina Aparecida Franco de Freitas <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Cc: alexandrenigro <alexandrenigro@yahoo.com.br>
Bcc: 
Date: Wed, 17 Jul 2024 11:17:18 -0300 (BRT)
Subject: Re: Esclarecimento Pregão Eletrônico n° 091/24
Bom dia Carolina.

Em resposta ao questionamento, conforme informado pelo Secretário Alexandre Leal
Nigro, que nos lê em cópia, a presente ata refere-se apenas à elaboração de projetos e
serviços técnicos para obtenção de AVCB, incluindo a aprovação desses projetos no
Corpo de Bombeiros.

Att.

Renata

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Alexandre Leal Nigro" <alexandre.nigro@avare.sp.gov.br>
Cc: "Secretaria de Planejamento e Transportes" <planejamento@avare.sp.gov.br>,
"Claudia Contrucci Gambini" <claudia.contrucci@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 17 de julho de 2024 8:20:41
Assunto: Esclarecimento Pregão Eletrônico n° 091/24

Bom dia, prezados!

Segue em anexo esclarecimento da empresa, referente ao Pregão Eletrônico n° 091/24
- Registro de preços para eventual prestação de serviços técnicos profissionais e
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elaboração de projetos de prevenção e combate a incêndio para obtenção de AVCB,
para análise e resposta da Secretaria do que está em destaque.

Aguardamos retorno o mais breve possível, considerando que temos prazo para
resposta.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas
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