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De : Carolina Aparecida Franco de Freitas
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Assunto : Fwd: Esclarecimentos Pregão Eletrônico
N° 017/24

Para : azzusconsultoria02@gmail.com

Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Fwd: Esclarecimentos Pregão Eletrônico N° 017/24

qui., 07 de mar. de 2024 08:31
 3 anexos

Bom dia, Sra. Rafaela!

Segue abaixo resposta da Secretaria abaixo, quanto ao esclarecimento da
empresa, para ciência.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço pela atenção.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Jose Matheus Sanches Cruz" <jose.sanches@avare.sp.gov.br>
Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas"
<carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 7 de março de 2024 8:26:51
Assunto: Re: Esclarecimentos Pregão Eletrônico N° 017/24

Bom dia Carolina,

Respondendo aos questionamentos da empresa AZZUS CONSULTORIA EM
GESTAO EMPR EIRELI:

- Tem alguma empresa atual? Se sim qual?
Atualmente não temos ata de registro com esses serviços na SEMADS. 
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- Quantas Aplicações ?
• Para o Serviço de Desinsetização/Desratização é planejado a utilização do
serviço 2 vezes ao ano (a cada 6 meses) nos locais onde há manuseamento,
produção e estocagem de alimentos; entre esses estão a Casa de Acolhimento
Municipal, Casa De Passagem, Casa de Passagem Feminina e o Centro Dia do
Idoso. Nas outras edificações foi previsto a utilização do serviço apenas 1 (uma)
vez no ano.
• Para o serviço de sanitização, não há uma utilização prevista. Esse tipo de
serviço foi bastante utilizado na época de Pandemia de Covid-19, e a SEMADS
descidiu manter para utilização em casos excepcionais onde necessite fazer a
sanitização de banheiros ou cozinhas, por exemplo.
• O serviço de limpeza de forro foi calculado com previsão de utilização 1 (uma)
vez por ano de todos os equipamentos da SEMADS. Porém será apenas
requisitado se houver a necessidade.
• A limpeza de caixa d'água foi prevista da mesma maneira como explicado no
serviço de desinsetização/desratização.

Att,
José Matheus

--
José Matheus Sanches Cruz
Agente Administrativo - SEMADS
(14) 3711-1880

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "regiane daffara" <regiane.daffara@gmail.com>
Cc: "Jose Matheus Sanches Cruz" <jose.sanches@avare.sp.gov.br>, "Pedro
Paulo Barbosa Panobianco" <pedro.panobianco@avare.sp.gov.br>, "Augusto
Aparecido Guimarães de Oliveira" <augusto.oliveira@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 6 de março de 2024 15:25:03
Assunto: Fwd: Esclarecimentos Pregão Eletrônico N° 017/24

Bom dia, prezados!

Venho por meio desta encaminhar esclarecimento da empresa abaixo do
Pregão Eletrônico n° 017/24.
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Aguardo resposta da Secretaria/Departamento o mais breve possível,
considerando que temos prazo para resposta.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Departamento de Licitação Prefeitura da Estância de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas
Praça Juca Novaes n.º 1169
Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023 
Fone: (14) 3711-2508
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 às 17 horas

De: "Azzus 02" <azzusconsultoria02@gmail.com>
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 6 de março de 2024 15:21:17
Assunto: Esclarecimentos Pregão Eletrônico N° 017/24

Boa tarde 

Venho através da empresa  AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPR
EIRELI   inscrita no CNPJ  24.982.435/000147 solicitar Esclarecimentos
Pregão Eletrônico  N° 017/24

- Tem alguma empresa atual? Se sim qual?
- Quantas Aplicações ?
Atenciosamente 
Rafaela Oliveira

Departamento Comercial

Carolina.jpg
33 KB 

https://mail.avare.sp.gov.br/service/home/~/?id=313172&part=2.4&auth=co&disp=i
https://mail.avare.sp.gov.br/service/home/~/?id=313172&part=2.4&auth=co&disp=i

