Zimbra carolina.franco@avare.sp.gov.br

Fwd: Pregao Eletronico 184/2022

De : Carolina Aparecida Franco de Freitas ter, 13 de dez. de 2022 11:55
<carolina.franco@avare.sp.gov.br> 2 4 anexos

Assunto : Fwd: Pregdo Eletronico 184/2022
Para : licitacao@icocital.com.br

Boa tarde, prezado!
Encaminho resposta do Departamento de Compras, quanto ao esclarecimento da empresa.
Certo de sua compreenséo, desde ja agradeco pela atengao.

Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administrativa
14 3711 2500

Pea. Jues Novais, 1169 | Caslre e g goy e Farpdsinse con)) prisheily Fadeavars

Departamento de Licitacao Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Praca Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: "Victor Hugo Serrador Cassetari" <victor.cassetari@avare.sp.gov.br>
Para: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>

Cc: "Joao Antonio de Quevedo Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>, "Departamento de
Compras" <compras@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Terga-feira, 13 de dezembro de 2022 8:55:15
Assunto: Re: Pregao Eletronico 184/2022

Bom dia, Carolina.

Atendendo ao pedido do Diretor de Compra Jodo Quevedo, informo que as cotagdes foram
realizadas através da plataforma "Banco de Preco" (em atendimento a orientagéo do Tribunal
de Contas de Sao Paulo) e através de contato direto com empresas para firmar um valor
médio de mercado.

Em caso de duvidas, colocamo-nos a disposigao.



Att

Victor Hugo Serrador Cassetari

Agente Administrativo - Departamento de Compras
(14) 3711-2500 | victor.cassetari@avare.sp.gov.br
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
CNPJ 46.634.168/0001-50

Visite nosso site - www.avare.sp.gov.br

De: "Carolina Aparecida Franco de Freitas" <carolina.franco@avare.sp.gov.br>
Para: "Joao Antonio de Quevedo Netto" <joao.quevedo@avare.sp.gov.br>

Cc: "Departamento de Compras" <compras@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 15:59:03

Assunto: Fwd: Pregao Eletrénico 184/2022

Boa tarde, prezados!

Venho por meio desta encaminhar esclarecimento da empresa abaixo quanto aos valores
estimados previsto no Edital em anexo, para providéncias.

Considerando que temos prazo de resposta, aguardo retorno, o mais breve possivel.
Certo de sua compreenséo, desde ja agradeco pela atengao.
Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Carolina Ap. Franco de Freitas

Agente Administrative
14 3711 2500

Pra. Juca Novaies, 1168 | Cesre arinre.sp.goy e forpbaaia. coy prifeiuradeavare

Departamento de Licitacao Prefeitura da Estancia de Avaré
A/C Carolina Ap. Franco de Freitas

Pracga Juca Novaes n.° 1169

Centro - Avaré/SP - CEP: 18705-023

Fone: (14) 3711-2508

Horario de funcionamento: Segunda a Sexta das 08 as 17 horas

De: licitacao@icocital.com.br

Para: "Departamento de Licitagao" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 11:45:21
Assunto: Pregao Eletronico 184/2022


http://www.avare.sp.gov.br/

A/C
Comissao de Licitagao
Sra. Carolina

Ref. ao Pregao Eletronico 184/2022 solicitamos que seja verificado os valores «
constantes do Edital. Pois os mesmos encontram-se abaixo do praticado no m«
ainda que, valores constantes no referido edital, estao abaixo dos valores prati
de Registro de Precos firmada com a nossa empresa ref. ao pregao presencial

Atenciosamente

Ricardo de Brito Bispo | Licitagoes

Icocital Artefatos de Concreto Ltda.

Rodovia Raposo Tavares — Km 161 — Chapada Grande
Itapetininga/SP — CEP 18203-340

50.309.137/0001-09 — 371.017.813.116

15 3273-1660

vendas@icocital.com.br
licitacao@icocital.com.br
icocital@icocital.com.br
www.icocital.com.br
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https://mail.avare.sp.gov.br/service/home/~/?id=266425&part=2.5&auth=co&disp=i

