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ESCLARECIMENTOS
De : Francisco Coelho qui, 21 de out de 2021 15:43
<osorescoelhoengenharia@gmail.com> 1 anexo

Assunto : ESCLARECIMENTOS
Para : licitacao@avare.sp.gov.br

PREZADOS (AS) BOA TARDE, SEGUE EM ANEXOQ NOSSA SOLICIW:A(;/N\O DE
ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO EDITAL DE PREGAQ ELETRONICO N°© 231/2.021 -
PROCESSO n° 392/2.021

ATENCIOSAMENTE

~  OSORES COELHO ENGENHARIA
LUIZ OTAVIO DE CASTRO

s RECURSO (1).pdf
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PIRACICABA 20 DE OUTUBRO DE 2021

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTIGA DE AVARE

EDITAL DE PREGAQ ELETRONICO N° 231/2.021 - PROCESSO N° 392/2.021

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAQ FUTURA DE EMPRESA PARA SERVICOS DE
REPAROS EM VIAS PUBLICAS, COM ASSENTAMENTO DE GUIAS PRE-MOLDADAS E DE PAVIMENTQS COM
LAJOTAS.

OSORES COELHO ENGENHARIA LTDA, EMPRESA COM SEDE NESTA CIDADE DE PIRACICABA ~ ESTADO DE SAQ
PAULO, INSCRITA NO CNP] 22.312.427/0001-68 VEM POR MEIO DESTE SOLICITAR OS SEGUINTES
ESCLARECIMENTOS

VERIFICAMOS QUE NO REFERIDO EDITAL ESTA SOLICITANDO QUE PARA A COMPACTACAO DAS LAJOTAS SEJA
POR MEIO DE ROLO COMPACTADOR, COMO NOSSA EMPRESA JA ATOU EM SERVICOS SEMELHANTES
SUGERIMOS A SUBSTITUICAC DO ROLO COMPACTADOR PARA PLACA VIBRATORIA NORMALMENTE USADA
INCLUSIVE PARA SERVIGCOS DE TAPA BURACO, OUTRO FATOR IMPORTANTE E O TRANSPORTE SENDO QUE
PARA ROLO COMPACTADOR SERA UTILIZADO UMA CARRETA

COM RELACAO A0 VEICULO QUE ESTA SENDO SUGERIDO PARA TRANSPORTE DE 4 FUNCIONARIOS,
FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, PARA QUE POSSAMOS DIMENSIONAR
0 VEICULO APROPRIADO PARA TAL FIM, SOLICITAMOS QUE NOS INFORME A QUANTIDADE MINIMA DOS
MATERIAIS PARA QUE 0S SERVICOS SEJAM EXECUTADOS DE FORMA PLANEJADA, POIS AO NOSSO VER
DEVERA SER 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E OUTRO PARA TRANSPORTE DOS
MATERIAIS PQIS NO MESMO NAQ COMPORTA 4 PESSOAS BEM ACOMODADAS,

NO CASO DOS REPARQS DO PAVIMENTO DAS LAJOTAS (BLOQUETES) A BASE DEVERA ESTAR PRONTA PARA
A EXECUCAO DOS SERVICOS, ENTAO PERGUNTAMOS SE NO CASO DE HAVER O DESNIVELAMENTO DA BASE
COMO DEVERA SER FEITO COM RELACAO AO CUSTO PARA O NIVELAMENTO, POIS ESSA SITUAGAO PODE
ACONTECER,

CONFORME A SISTEMATICA ADOTADA PELA LEI N? 8.666/93, NA E'TAPA DE HABILITACAO, ENTRE OUTROS
ASPECTOS, A ADMINISTRAGAQ DEVERA ANALISAR A OQUALIFICACAD TECNICA DOS LICITANTES, COM 0
OB{ETIVO DE AFERIR SE DISPOEM DE CONHECIMENTO, EXPERIENCIA B APARELHAMENTOS TECNICO £
HUMANO SUFICIENTES PARA SATISFAZER O CONTRATO A SER CELEBRADO, PARA 1SS0, A LETDE LICTTAGOES
AUTORIZA A ADMINISTRACAQ A EXIGIR A COMPROVACAD DA €A PACITACAO TECNICO-OPERACIONAL, NOS

TERMOS DE SEUART. 30, INCUTY,

OSORES COELHO ENGENHARIA LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO N2 1211 | SALA 01 | BAIRRO CENTRO | CEP: 13.419-230 | PIRACICABA | SP
TELEFONE {19) 9 7407 7606 | CREA 2017778 SP | CNPJ 22.312.427/0001-68
osorescoelhoengenharia@gmail.com




A BXPERIENCIA A SER VERIFICADA £ A DA PESSOA LICITANTE, DEVENDO COMPROVAR, ENQUANTO
ORGANIZACAO EMPRESARIAL, SUA APTIDAO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE E
COMPATIVEL EM CARACTERISTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O ORJETO DA LICITACAC,

A TRIGENCIA DO REFERIDO EDITAL NO NOSS0 ENTENDER FERE 08 PRINCIPIOS DA LIVRE CONCORRENCIA,
POIS A QUANTIDADE PARA COMPROVACAD DO ATESTADO DE EXECUCAD DEVERIA SER BASEADA NAM EDiA
DOS 12 MESES PREVISTO PARA A EXECUCAQ DOS SERVICOS, MESMO PORQUE A OBRANAD SERA BXECUTADA
EM APENAS UM MES, QUTRO FATOR DE IMPORTANCIA PARA SER AVALIADO E QUE ESSE TTPO DE OBRA NAO
IQUER  CONMHECIMENTO  PROFUNDO NA  AREA DA ENGENHARIA, MESMO  PORQUE TERA 0
ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL PELA CONTRATANTE

SEM MAIS, GOSTARIAMOS QUE HOUVESSE O PARECER FAVORAVEL DE NOSSA SOLICITAC CAO PARA QUE
PUDESSEMOS PARTICIPAR DO CERTAME E TAMBEM ABRIR PARA OUTRAS EMPRESAS A SUA PARTICIPACAD

COTd ENGENHARIA LTDA
LUTZ OTAVIO DE CASTRO
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Zimbra crislaine.santos@avare.sp.gov.br

Fwd: ESCLARECIMENTOS

De : Crislaine Santos <crislaine.santos@avare.sp.gov.br> seg, 25 de out de 2021 08:19
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTOS &3 anexos
Para : osorescoelhoengenharia@gmail.com

Prezados Senhores, bom dia.

Encaminho abaixo as respostas do responsavel técnico da Secretaria de Servigos, quanto
aos esclarecimentos solicitados no Pregéo Eletronico 231/2021.

Atenciosamente

De: "Conrado Alberto Bannwart Mortean" <conrado.bannwart@avare.sp.gov.br>
Para: "Crislaine Aparecida Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Cc: "Sabrina Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 22 de outubro de 2021 16:05:18

Assunto: Re: ESCLARECIMENTOS

Venho, através deste, esclarecer o seguinte:

1) A empresa contratada podera fazer uso de rolo compactador ou de placa vibratéria,
com tanto que seja atingido o resultado esperado.

2) Em relagéo a possibilidade desta secretaria de informar a quantidade minima dos
materiais que serfo utilizados, para que a empresa possa dimensionar o veiculo que
sera usado para o transporte dos materiais e funcionarios, informamos que, por se tratar
de Ata de Registro de Pregos, ndo temos como fazermos essa previséo. Porém, assim

. que for enviada a Autorizagédo de Fornecimento, a qual sera enviada antes do inicio dos
servicos, a empresa terd como planejar suas agdes.

3) Caso haja o desnivelamento do terreno, o custo de nivelamento sera por conta da
empresa contratada.

4) O Atestado de Execugao, exigido no edital, refere-se a servigos, anteriormente,
prestados pela empresa, servindo para comprovar sua experiéncia neste tipo de
trabalho.

Favor acusar o recebimentol!! (Servird como comprovante de ciéncia)

Atenciosamente,

‘?\
Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré
Secretaria de Servigos
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Conrado A. Bannwart Mortean
Agente Administrativo
www.prefeituraavare.sp.gov.br
Tel: (14) 3711-1340

Antes de Imprimir, pense em seu compromisso com o meio ambiente

De: "Crislaine Santos" <crislaine.santos@avare.sp.gov.br>

Para: "Secretaria de Servigos” <secretariadeservicos@avare.sp.gov.br>, "Sabrina
Aparecida Gregorio" <sabrina.gregorio@avare.sp.gov.br>, "Conrado Alberto Bannwart
Mortean" <conrado.bannwart@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 21 de outubro de 2021 15:51:05

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS

Boa tarde,
Encaminho em anexo solicitagédo de esclarecimento referente ao Pregéo Eletrbnico
231/2021.

Favor verificar e responder no prazo de 02 dias Uteis, conforme Decreto 10.024/2019.

Atenciosamente

De: "Francisco Coelho" <osorescoelhoengenharia@gmail.com>
Para: "Licitacao e Compras" <licitacao@avare.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 21 de outubro de 2021 15:43:00
Assunto: ESCLARECIMENTOS

PREZADOS (AS) BOA TARDE, SEGUE EM ANEXO NOSSA SOLICITACAO DE
ESCLARECIMENTOS REFERENTE AQ EDITAL DE PREGAQ ELETRONICO N° 231/2.021 -
PROCESSO n° 392/2.021

ATENCIOSAMENTE

OSORES COELHO ENGENHARIA
LUIZ OTAVIO DE CASTRO

leame Apat'ecada Santas
ma k’ij?.:OO o - e

hor @ meu pastor e nada me Taltaral
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