14/10/2024, 14:42 Zimbra

Zimbra raquel.molina@avare.sp.gov.br

Esclarecimentos : PE/147/24 | 542 EMAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Processo 238/24 | Seguro Evento

De : Giovana Martins <giovanamartins@wiz.co> sex., 11 de out. de 2024 18:21

Assunto : Esclarecimentos : PE/147/24 | 54@ EMAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Processo # 1 anexo
238/24 | Seguro Evento

Para : licitacao@avare.sp.gov.br

Cc : Guilherme Pugliese <guilhermepugliese@wiz.co>, Julianna Cielo <juliannacielo@wiz.co>, Karen
Mendes <karenmendes@wiz.co>, Gabriela Carrilho <gabrielacarrilho@wiz.co>

Classificagdo: Restrita

Prezados, boa tarde,

Venho, por meio deste, solicitar esclarecimentos sobre o processo em epigrafe, conforme abaixo:

1. Informar as datas estimadas para a montagem e desmontagem do evento;

2. Informar quanto ao tipo de evento a ser realizado (ex: concerto/show, feira de negdcios, exposicdo de animais etc.);
3. Informar se o evento sera realizado: Totalmente ao ar livre, parcialmente ao ar livre ou em ambiente fechado;

4. Haverd o uso de tendas ou estruturas similares;

5. Informar se haverd a instalacdo de assentos ou arquibancadas mdéveis no evento;

6. Havera cobranca de ingresso para acesso ao evento? Se sim, hd um valor estimado;

7. Informar o valor previsto para o custo total de produgdo do evento;

8. Informar a expectativa de receita total gerada pelo evento;

9. Informar a sinistralidade (ocorréncias de sinistros) das 5 edi¢des anteriores;

10. Informar a Quantidade de Staff/Prestadores de Servico envolvidos no evento;

11. Considerando o item 15.10. do edital, o qual coloca “Se o envio da documentagdo ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo acesso por meio de
chave de identificagdo e senha do interessado, presume-se a devida seguranga quanto a autenticidade e autoria, sendo desnecessario o envio de
documentos assinados digitalmente com padrdo ICP-Brasil” Esta correto o entendimento de que Proposta final, as declara¢ées e demais documentos podem
ser assinados digitalmente?

1.

2. Destaco que as informagdes solicitadas sdo necessarias para um melhor dimensionamento da proposta.
3.

4. Pego, gentilmente, confirmar recebimento.

Aguardo retorno e agradego antecipadamente,
Atenciosamente,

Corporate

Analista Comercial
Setor Publico

+55 (11) 99705-9633
wiz.co/wiz-corporate

https://wiz.co/wiz-susep382/

https://wiz.co/wiz-susep382/

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem pode conter informacGes confidenciais e/ou privilegiadas. Caso vocé ndo seja o destinatario
pretendido, por favor, ndo leia, salve, encaminhe, divulgue ou copie o contetido deste e-mail ou mesmo abra qualquer arquivo anexado.
No6s seremos gratos se vocé puder comunicar imediatamente o remetente e, em seguida, apagar este e-mail e qualquer anexo ou links
para que esta mensagem seja completamente excluida do sistema do seu computador. Confidentiality Note: This e-mail message may
contain confidential and/or privileged information.If you are not the intended recipient, please do not read, save, forward, disclose or
copy the contents of this email or open any file attached to this email. We will be grateful if you could advise the sender immediately by
replying this email, and delete this email and any attachment or links to this email completely and immediately from your computer
system.

https://mail.avare.sp.gov.br/zimbra/h/printmessage?id=143839&tz=America/Sao_Paulo


https://wiz.co/wiz-corporate
https://wiz.co/wiz-susep382/
https://wiz.co/wiz-susep382/

14/10/2024, 14:41 Zimbra

Zimbra raquel.molina@avare.sp.gov.br

Re: Esclarecimentos : PE/147/24 | 542 EMAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Processo 238/24 | Seguro
Evento

De : Raquel Molina Negrdo <raquel.molina@avare.sp.gov.br> seg., 14 de out. de 2024 14:38

Assunto : Re: Esclarecimentos : PE/147/24 | 542 EMAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA #? 2 anexos
| Processo 238/24 | Seguro Evento

Para : giovanamartins@wiz.co

Cc : Guilherme Pugliese <guilhermepugliese@wiz.co>, Julianna Cielo
<juliannacielo@wiz.co>, Karen Mendes <karenmendes@wiz.co>, Gabriela Carrilho
<gabrielacarrilho@wiz.co>

Prezada Giovana Martins,
Quanto a solicitagdo de esclarecimento do Pregdo Eletronico n°® 147/24, o Departamento de LicitagGes e Secretaria de Cultura informa:

1. A partir de 21/11/2024 inicia -se a montagem e a partir de 09/12/2024 inicia-se a desmontagem.
2. Exposigdo de animais, shows com entrada franca, estacionamento gratuito, praga de alimentagdo, exposicdo de maquinario agricola e veiculo e
parque de diversdo.

3. Parcialmente ao ar livre e 75% ao ar livre.

4. Sim havera uso de tendas.

5. Nao

6. Havera cobranga ao acesso aos camarotes.

7. Valor estimado de 2.500.000,00

8. Receita aproximada de 3.500.000,00

9. Ocorreu 1 (um) sinistro no ano de 2023.

10. 100 (cem) Staff, 60 (sessenta) brigadista e 120 (cento e vinte) policiais militares.

11. Os documentos poderdo ser assinados digitalmente.

3 Raquel Molina Negrao i
Departamento de Licitacdo | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE
CONTATO: (14) 3711-2500 | raquel.molina@avare.sp.gov.br | licitacao@avare.sp.gov.br

De: "Cintia de Cassia Batista Brisola" <cintia.brisola@avare.sp.gov.br>

Para: "raquel molina" <raquel.molina@avare.sp.gov.br>

Cc: "Isabel Cristina Cardoso" <isabel.cardoso@avare.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 14 de outubro de 2024 13:56:56

Assunto: Re: Esclarecimentos : PE/147/24 | 542 EMAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Processo 238/24 | Seguro Evento

Conforme solicitado informo:

1. A partir de 21/11/2024 inicia -se a montagem e a partir de 09/12/2024 inicia-se a desmontagem.
2. Exposicao de animais, shows com entrada franca, estacionamento gratuito, praga de alimentagdo, exposigao de maquinario agricola
e veiculo e parque de diversao.

3. Parcialmente ao ar livre e 75% ao ar livre.

4. Sim havera uso de tendas.

5. Nao

6. Havera cobranga ao acesso aos camarotes.

7. Valor estimado de 2.500.000,00

8. Receita aproximada de 3.500.000,00

9. Ocorreu 1 (um) sinistro no ano de 2023.

10. 100 (cem) Staff, 60 (sessenta) brigadista e 120 (cento e vinte) policiais militares.

11. Informagdo do departamento de LICITACAO

atenciosamente;

Cintia Brisola
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